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Moreno, Jhoelys

De: Angy Jasveidy Sanchez Alfonso <angy.sanchez@equirent.com.co>
Enviado el: viernes, 13 de diciembre de 2019 5:01 p. m.
Para: Moreno, Jhoelys; Caviedes, Sergio
CC: Javier Andres Blanquicett Woo; Diana Patricia Rodriguez Henriquez; Vanessa Alejandra 

Agudelo Garzon; Maria Isabel Sanchez Montaño; Diana Jaimes; Monica Alejandra 
Garcia Mejia; Sonia Martina Caro Guerra; Kevin Yahovis Amado Daza

Asunto: Re: AUTORIZACION COMPRA DE 4 LLANTAS TIPO MINA // JGY807 // VISE
Datos adjuntos: JGY807 LLANTA 75% EQ.pdf; JGY807 LLANTA 25% VISE.pdf

Jhoelys Buenas tardes, 
 
Adjunto ordenes de servicio del vehículo JGY807 por cantidad de 4 llantas, para realizar 
entrega en Cerrejon: 
 

 
Por favor confirmar entrega. 
 
 
Cordialmente, 
 
 

Haga clic 
aquí con el 
botón 
secundario 
para 
descargar 
imágenes.  
Para ayudar 
a proteger la  
confidencialid
ad, Outlook 
evitó la 
descarga 
auto mática  
de esta  
imagen de 

 
 
 
 
 
El vie., 13 dic. 2019 a las 9:42, Kevin Yahovis Amado Daza (<kevin.amado@equirent.com.co>) escribió: 
Buen Dia Seguimos  a la espera de la OS. 
 
Quedo Atento 
 

Haga clic 
aquí con el 
botón 
secundario 
para 
descargar 
imágenes.  
Para ayudar 
a proteger la  
confidencialid
ad, Outlook 
evitó la 
descarga 
auto mática  
de esta  
imagen de 

 
 
 
 
 
El mar., 10 dic. 2019 a las 10:09, Kevin Yahovis Amado Daza (<kevin.amado@equirent.com.co>) escribió: 
Buen Dia, 
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Seguimos a la espera de la OS. 
 
Quedo Atento 
 

Haga clic 
aquí con el 
botón 
secundario 
para 
descargar 
imágenes.  
Para ayudar 
a proteger la  
confidencialid
ad, Outlook 
evitó la 
descarga 
auto mática  
de esta  
imagen de 

 
 
 
 
 
El vie., 6 dic. 2019 a las 16:41, Javier Andres Blanquicett Woo (<javier.blanquicett@equirent.com.co>) 
escribió: 
Hola Angie,  
 
Los valores quedarían de la siguiente manera:   
 
VISE (25%):  $543.146 + IVA    
 
EQ (75%):  $1.629.438 + IVA  
 
Quedo atento al envío de la OS para poder retirar las llantas.  
 
Cordialmente,  
 

Haga clic 
aquí con el 
botón 
secundario 
para 
descargar 
imágenes.  
Para ayudar 
a proteger la  
confidencialid
ad, Outlook 
evitó la 
descarga  

 
 
El vie., 6 dic. 2019 a las 15:22, Maria Isabel Sanchez (<mariaisabel.sanchez@equirent.com.co>) escribió: 

Aprobado 

  

   Cordialmente, 
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De: DIANA RODRIGUEZ [mailto:diana.rodriguez@equirent.com.co]  
Enviado el: viernes, 6 de diciembre de 2019 15:20 
Para: mariaisabel.sanchez@equirent.com.co 
CC: 'Vanessa Alejandra Agudelo Garzon' <vanessa.agudelo@equirent.com.co>; 'Diana Jaimes' 
<marc.pelaez@equirent.com.co>; 'Kevin Yahovis Amado Daza' <kevin.amado@equirent.com.co>; 'Angie Sanchez' 
<angy.sanchez@equirent.com.co>; 'Monica Alejandra Garcia Mejia' <monica.garcia@equirent.com.co>; 'Javier 
Blanquicett' <javier.blanquicett@equirent.com.co>; 'Sonia Martina Caro Guerra' <sonia.caro@equirent.com.co> 
Asunto: RE: AUTORIZACION COMPRA DE 4 LLANTAS TIPO MINA // JGY807 // VISE 

  

Buenas tardes Sra. Maria Isabel, 

  

Por medio de la presente informo que hubo una confusión y el recobro al cliente seria así: 

25% del valor de la llanta, Cargo a VISE 
75% del valor de la llanta, Cargo EQ.  

  

Agradezco de colaboración con este nuevo aprobado. 

  

Quedo atenta a sus comentarios, 

  

Cordialmente, 

  

 

  

De: Maria Isabel Sanchez [mailto:mariaisabel.sanchez@equirent.com.co]  
Enviado el: viernes, 6 de diciembre de 2019 12:07 
Para: auxiliar.operacionesbaq@equirent.com.co 
CC: 'Vanessa Alejandra Agudelo Garzon' <vanessa.agudelo@equirent.com.co>; 'Diana Jaimes' 
<marc.pelaez@equirent.com.co>; 'Kevin Yahovis Amado Daza' <kevin.amado@equirent.com.co>; 'Angie Sanchez' 
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<angy.sanchez@equirent.com.co>; 'Monica Alejandra Garcia Mejia' <monica.garcia@equirent.com.co>; 'Javier 
Blanquicett' <javier.blanquicett@equirent.com.co>; 'Sonia Martina Caro Guerra' <sonia.caro@equirent.com.co> 
Asunto: RE: AUTORIZACION COMPRA DE 4 LLANTAS TIPO MINA // JGY807 // VISE 

  

Buenas tardes, 

  

Aprobado. 

  

Por favor hacer el debido cobro al cliente. 

  

  

   Cordialmente, 

  

  

 

  

De: DIANA RODRIGUEZ [mailto:diana.rodriguez@equirent.com.co]  
Enviado el: viernes, 6 de diciembre de 2019 11:14 
Para: 'Maria Isabel Sanchez Montaño' <mariaisabel.sanchez@equirent.com.co> 
CC: 'Vanessa Alejandra Agudelo Garzon' <vanessa.agudelo@equirent.com.co>; 'Diana Jaimes' 
<marc.pelaez@equirent.com.co>; 'Kevin Yahovis Amado Daza' <kevin.amado@equirent.com.co>; 'Angie Sanchez' 
<angy.sanchez@equirent.com.co>; 'Monica Alejandra Garcia Mejia' <monica.garcia@equirent.com.co>; 'Javier 
Blanquicett' <javier.blanquicett@equirent.com.co> 
Asunto: AUTORIZACION COMPRA DE 4 LLANTAS TIPO MINA // JGY807 // VISE 

  

Buenos días Sra. Maria Isabel, 



5

 Por medio de la presente solicitamos de su aprobado para proceder con la compra de 4 llantas tipo 
mina para el veh en mención. 

 Tener Presente que el con cargo es de la siguiente manera.  

 
75% del valor de la llanta, Cargo a VISE 
25% del valor de la llanta, Cargo EQ.  

KALTIRE: 

BF GOODRICH 225/75R16 MUD TERRAIN $543.146 + IVA 

Placa JGY807 
Marca-Línea NISSAN  NP300 
Km. actual 37.358 KM 

Motivo del cambio Desgaste  

Carácter CORRECTO 
Cantidad de llantas 4 
Posición 1.2.3.4 
Cliente EQUIRENT  
Con cargo a quien EQUIRENT CORTO PLAZO 
Km. Ultimo cambio de llantas Las cuatro llantas se cambiaron a los 13.735 

km 
Para instalar donde (Ciudad, dirección) Cerrejon 
Fecha para la entrega INMEDIATO 

Marca de llanta actual BF GOODRICH   
Dimensión actual 225/75/R16   
 Referencia Tipo de labrado actual TIPO MINA DE TACO ALTO   
Marca de llanta solicitada BF GOODRICH 
Dimensión solicitada 225/75/R16 
Referencia Tipo de labrado solicitada TIPO MINA DE TACO ALTO 

  

  

Quedo atenta a sus comentarios, 

  

Cordialmente, 

  



6

 

  

  

  

 
Este mensaje y los anexos pueden contener información confidencial o legalmente protegida y no puede ser utilizada ni divulgada 
por personas y/o entidades diferentes a su destinatario. Si el lector de este mensaje no fuera el destinatario, considérese por este 
medio informado de que la retención, difusión, o copia de este correo electrónico está estrictamente prohibida. Si este es el caso, 
por favor informe de ello al remitente y elimine el mensaje de inmediato, de tal manera que no pueda acceder a él de nuevo. Las 
opiniones contenidas en este mensaje electrónico no relacionadas con la actividad de Equirent S.A., no necesariamente representan 
la opinión de la Compañía. Equirent S.A. no se hace responsable en caso de que en éste mensaje o en los archivos adjuntos haya 
presencia de algún virus que pueda generar daños en los equipos o programas del destinatario. El uso de este correo es 
exclusivamente para uso interno en Equirent S.A. y no esta creado para efectos de comunicaciones formales de la Compañía hacia 
terceros, por lo que el contenido de este correo no obliga ni vincula de manera alguna a Equirent S.A. 


